Sanette Klaasen

From: Madere Liebenberg <madere@owk.co.za>
Sent: Tuesday, 28 May 2024 07:54

To: Sanette Klaasen

Subject: RE: Export

Attachments: GP Export 2024.05.27 xlsx

Hi Sanette,

Ek is so jammer daaroor.

Ekt RIA12361182 gaan uithaal by die export, hy moes nie in gewees het nie.
Sien die nuwe export aangeheg.

Lekker dag.
Groete,

MADERE LIEBENBERG

MARKETING ASSISTANT

TEL +27 54 337 8800
FA +27 54 332 4408
+27 76 177 8911
madere@owk.co.za

orangeriverwines

Granoart

From: Sanette Klaasen <sanette@Irsa.co.za>
Sent: 28 May 2024 06:40 AM

To: Madere Liebenberg <madere@owk.co.za>
Subject: RE: Export

Goeie More Madere

Saljy asseblief RIA12361182 stuur. Ek sien hy was nie deel van gister se Invoices nie.

Kind Regards
Sanette Klaasen

office: 0120103140



